30/11/2022 14:47 Zimbra

Zimbra luis.mohr@bombinhas.sc.gov.br

Re: Edital nr 006/2022

De : Luis Fernando Mohr qua, 30 de nov de 2022 14:45
<luis.mohr@bombinhas.sc.gov.br>

Assunto : Re: Edital nr 006/2022

Para : jose ricardo dal molin
<ricardo.engedal@gmail.com>

Boa tarde, A verba de mobilizagdo/desmobilizagédo esta prevista no projeto da obra.

Atenciosamente

Luis F. Mohr

Departamento de Compras e Licitacoes
Fone (47) 3393 - 9500 Ramal 623
PREFEITURA DE BOMBINHAS

De: "jose ricardo dal molin" <ricardo.engedal@gmail.com>
Para: "licitacao" <licitacao@bombinhas.sc.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 28 de novembro de 2022 8:18:37
Assunto: Edital nr 006/2022

Bom dia,

Observamos que nao esta considerado no Orcamento (planilha) de precos unitarios uma
verba para Mobilizacao / Desmobilizagao.

Favor nos responder com urgencia e se possivel alterar o valor do Orcamento da obra.
Att.,

J. RICARDO DAL MOLIN

ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 959 - sl. 304
CNPJ: 03.276.962/0001-66

Cel.: (48) 9 9963-0394

https://mail.bombinhas.sc.gov.br/h/printmessage?id=31219&tz=America/Sao_Paulo



